
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT SIRALI

2019-2020 / Kurumsal Denemeler / Kurumsal Deneme-3 / Netbil TYT Deneme Sınavı-3 13-01-2020
Mardin - MİDYAT - Halk Eğitim Merkezi
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 0 - İBRAHİM GÖZEN 0 / 0 30 10 27.50 17 3 16.25 27 6 25.50 13 6 11.50 87.00 25.00 80.75 369.167 165 79 20 1
2 0 - MELİKE ELMAS 0 / 0 35 4 34.00 14 0 14.00 21 1 20.75 13 4 12.00 83.00 9.00 80.75 369.167 165 79 20 1
3 331 - METİN KIZMAZ 0 / 0 30 9 27.75 14 3 13.25 16 3 15.25 13 5 11.75 73.00 20.00 68.00 326.667 466 244 68 3
4 0 - NİYAZİ GEÇİCİ 0 / 0 26 10 23.50 17 2 16.50 13 9 10.75 10 7 8.25 66.00 28.00 59.00 296.667 840 465 129 4
5 0 - MİZGİN DOĞAN 0 / 0 29 11 26.25 15 2 14.50 14 13 10.75 8 10 5.50 66.00 36.00 57.00 290.000 960 528 149 5
6 1453 - MUHAMMED TUNÇ 0 / A 27 10 24.50 14 6 12.50 11 2 10.50 10 5 8.75 62.00 23.00 56.25 287.500 1020 557 154 6
7 0 - MUSTAFA ŞAŞMAZ 0 / 0 30 8 28.00 13 2 12.50 8 1 7.75 6 3 5.25 57.00 14.00 53.50 278.333 1241 686 186 7
8 0 - HATİCE T ŞPINAR 0 / 0 31 8 29.00 15 3 14.25 8 0 8.00 0 0 0.00 54.00 11.00 51.25 270.833 1463 815 218 8
9 0 - TÜRKAN AKPINAR 0 / 0 33 6 31.50 18 1 17.75 3 4 2.00 0 0 0.00 54.00 11.00 51.25 270.833 1463 815 218 8

10 0 - YUSUF KAYA 0 / 0 28 12 25.00 17 3 16.25 3 2 2.50 7 3 6.25 55.00 20.00 50.00 266.667 1606 899 239 10
11 0 - FURKAN ASLAN 0 / 0 24 15 20.25 16 3 15.25 14 11 11.25 6 12 3.00 60.00 41.00 49.75 265.833 1646 923 247 11
12 507 - ESRA DOĞAN 0 / 0 32 8 30.00 16 2 15.50 4 2 3.50 1 1 0.75 53.00 13.00 49.75 265.833 1646 923 247 11
13 0 - ELİF SONGUR 0 / 0 30 10 27.50 12 3 11.25 8 7 6.25 6 6 4.50 56.00 26.00 49.50 265.000 1680 942 254 13
14 111 - MERVE DOĞAN 0 / 0 33 6 31.50 13 6 11.50 2 3 1.25 1 1 0.75 49.00 16.00 45.00 250.000 2230 1263 313 14
15 133 - MAKBULE İŞLER 0 / 0 28 12 25.00 15 4 14.00 4 0 4.00 1 0 1.00 48.00 16.00 44.00 246.667 2393 1360 333 15
16 0 - MERVE YILDIZ 0 / 0 29 10 26.50 12 5 10.75 6 1 5.75 1 1 0.75 48.00 17.00 43.75 245.833 2435 1386 341 16
17 508 - ESRA İNAN 0 / 0 30 9 27.75 13 5 11.75 5 6 3.50 1 2 0.50 49.00 22.00 43.50 245.000 2483 1421 347 17
18 519 - VAHİDE AKÇA 0 / 0 30 10 27.50 13 5 11.75 2 2 1.50 3 3 2.25 48.00 20.00 43.00 243.333 2566 1466 357 18
19 0 - SEMA AYDIN 0 / 0 27 13 23.75 14 5 12.75 5 9 2.75 3 1 2.75 49.00 28.00 42.00 240.000 2726 1565 381 19
20 0 - BERFİN AĞIM AN 0 / 0 30 8 28.00 11 3 10.25 4 3 3.25 0 0 0.00 45.00 14.00 41.50 238.333 2815 1623 396 20
21 0 - ŞEYMA ASLAN 0 / 0 27 11 24.25 15 3 14.25 1 0 1.00 2 0 2.00 45.00 14.00 41.50 238.333 2815 1623 396 20
22 0 - ZEYNEP * * 0 / 0 26 14 22.50 15 4 14.00 3 2 2.50 2 0 2.00 46.00 20.00 41.00 236.667 2912 1687 407 22
23 0 - ARIK SEYHAN 0 / 0 27 13 23.75 11 6 9.50 6 0 6.00 0 0 0.00 44.00 19.00 39.25 230.833 3237 1884 447 23
24 409 - SALİHA AKÇA 0 / 0 26 14 22.50 16 4 15.00 0 1 -0.25 3 4 2.00 45.00 23.00 39.25 230.833 3237 1884 447 23
25 0 - ESRA AYAS 0 / 0 28 10 25.50 11 3 10.25 2 1 1.75 2 4 1.00 43.00 18.00 38.50 228.333 3380 1970 465 25
26 0 - SEHER TŞPNR 0 / 0 24 12 21.00 10 4 9.00 5 5 3.75 6 7 4.25 45.00 28.00 38.00 226.667 3468 2030 483 26
27 0 - ESRANUR AR 0 / 0 22 12 19.00 11 3 10.25 2 0 2.00 8 5 6.75 43.00 20.00 38.00 226.667 3468 2030 483 26
28 0 - DERYA KAYA 0 / 0 24 13 20.75 10 4 9.00 5 2 4.50 4 5 2.75 43.00 24.00 37.00 223.333 3668 2163 512 28
29 0 - FATMA BAPUR 0 / 0 25 13 21.75 13 7 11.25 5 4 4.00 0 1 -0.25 43.00 25.00 36.75 222.500 3717 2198 517 29
30 321 - NURE GÜNAY 0 / 0 24 16 20.00 8 3 7.25 5 5 3.75 6 6 4.50 43.00 30.00 35.50 218.333 3974 2375 548 30
31 503 - M V T 0 / A 22 14 18.50 13 7 11.25 3 4 2.00 4 3 3.25 42.00 28.00 35.00 216.667 4071 2443 563 31
32 119 - VEYSİ ALTUN 0 / 0 21 19 16.25 14 4 13.00 6 11 3.25 3 2 2.50 44.00 36.00 35.00 216.667 4071 2443 563 31
33 0 - SEMA KALKAN 0 / 0 23 17 18.75 11 5 9.75 3 3 2.25 2 0 2.00 39.00 25.00 32.75 209.167 4614 2822 644 33
34 0 - SEMİRA BULUT 0 / 0 19 18 14.50 15 4 14.00 3 1 2.75 1 1 0.75 38.00 24.00 32.00 206.667 4805 2961 672 34
35 0 - ŞEHNAZ 0 / 0 23 11 20.25 13 4 12.00 1 5 -0.25 0 0 0.00 37.00 20.00 32.00 206.667 4805 2961 672 34
36 0 - HANDEN ALUK 0 / 0 25 15 21.25 13 7 11.25 0 2 -0.50 1 5 -0.25 39.00 29.00 31.75 205.833 4857 2994 682 36
37 0 - SÜMEYYE KAYA 0 / 0 22 17 17.75 14 6 12.50 0 0 0.00 1 0 1.00 37.00 23.00 31.25 204.167 4968 3068 692 37
38 415 - MERYEM SÜMER 0 / 0 21 9 18.75 12 3 11.25 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 12.00 30.00 200.000 5252 3264 727 38
39 329 - ZEHRA GÜRBÜZ 0 / 0 22 15 18.25 12 5 10.75 3 5 1.75 2 12 -1.00 39.00 37.00 29.75 199.167 5315 3312 738 39
40 0 - ŞEHADET ÖZASLAN 0 / 0 20 17 15.75 14 5 12.75 1 5 -0.25 2 2 1.50 37.00 29.00 29.75 199.167 5315 3312 738 39
41 0 - GÜLBAHAR DAL 0 / 0 16 13 12.75 8 1 7.75 2 3 1.25 9 5 7.75 35.00 22.00 29.50 198.333 5377 3355 748 41
42 0 - BÜŞRA AKPINAR 0 / 0 21 17 16.75 11 6 9.50 1 1 0.75 1 0 1.00 34.00 24.00 28.00 193.333 5717 3597 781 42
43 0 - EMİNE S* HAN 0 / 0 20 20 15.00 12 7 10.25 0 0 0.00 3 1 2.75 35.00 28.00 28.00 193.333 5717 3597 781 42
44 0 - DİLAN ALP 0 / 0 19 20 14.00 14 5 12.75 1 5 -0.25 2 3 1.25 36.00 33.00 27.75 192.500 5780 3650 794 44
45 0 - SULTAN AR 0 / 0 23 16 19.00 9 6 7.50 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 22.00 26.50 188.333 6054 3856 826 45
46 0 - HACER KORKMAZ 0 / 0 16 10 13.50 7 1 6.75 6 0 6.00 0 0 0.00 29.00 11.00 26.25 187.500 6120 3903 837 46
47 0 - ÖZKAN ASLAN 0 / 0 20 7 18.25 10 10 7.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 30.00 18.00 25.50 185.000 6287 4025 860 47
48 0 - MELİKE DOĞAN 0 / 0 15 10 12.50 12 6 10.50 0 0 0.00 2 5 0.75 29.00 21.00 23.75 179.167 6706 4340 924 48
49 0 - REYHAN MATYAR 0 / 0 18 18 13.50 11 4 10.00 0 0 0.00 0 3 -0.75 29.00 25.00 22.75 175.833 6943 4509 950 49
50 0 - BAHAR KAZAN 0 / 0 19 15 15.25 8 3 7.25 0 2 -0.50 0 0 0.00 27.00 20.00 22.00 173.333 7108 4634 970 50
51 206 - BÜŞRA GÖKTEKİN 0 / 0 19 21 13.75 10 9 7.75 2 5 0.75 0 1 -0.25 31.00 36.00 22.00 173.333 7108 4634 970 50
52 0 - MEDİNE TURAN 0 / 0 17 16 13.00 10 10 7.50 0 0 0.00 1 5 -0.25 28.00 31.00 20.25 167.500 7486 4945 1014 52
53 0 - FURKAN YEŞİLMEN 0 / 0 17 19 12.25 9 10 6.50 1 2 0.50 0 0 0.00 27.00 31.00 19.25 164.167 7725 5143 1030 53
54 1071 - ABDULLAH YENİGÜN 0 / 0 6 13 2.75 12 5 10.75 5 7 3.25 3 6 1.50 26.00 31.00 18.25 160.833 7938 5302 1050 54
55 0 - SONGÜL ŞAHİN 0 / 0 15 20 10.00 8 8 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 28.00 16.00 153.333 8458 5703 1102 55
56 0 - MAHMUTBELK 0 / 0 13 24 7.00 11 7 9.25 0 2 -0.50 0 0 0.00 24.00 33.00 15.75 152.500 8503 5740 1107 56
57 0 - MUKADDES AKÇAY 0 / 0 14 20 9.00 10 9 7.75 0 8 -2.00 0 0 0.00 24.00 37.00 14.75 149.167 8721 5900 1123 57
58 0 - DİCLE IŞIK 0 / 0 15 10 12.50 3 4 2.00 0 1 -0.25 0 2 -0.50 18.00 17.00 13.75 145.833 8904 6039 1139 58
59 0 - GİZEM AYDOĞAN 0 / 0 11 27 4.25 10 10 7.50 1 5 -0.25 2 3 1.25 24.00 45.00 12.75 142.500 9130 6216 1155 59
60 0 - BUŞRA ÇETİN 0 / 0 8 16 4.00 7 7 5.25 0 3 -0.75 1 4 0.00 16.00 30.00 8.50 128.333 9919 6828 1211 60

Genel 15.46 8.68 3.51 2.15 29.81 199.360 11456
İl 14.46 8.23 2.99 1.91 27.60 192.003 8033

İlçe 17.26 9.65 3.82 2.46 33.19 210.643 1343
Kurum 19.75 11.01 3.41 2.25 36.41 221.375 60

ORTALAMALAR KATILIMLAR


